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Allegato . determinan. i del 09-*0\0‘{-(\‘8

protocollo@comune.castellanza.va.it

Da: e.bissola@comune.castellanza.va.it

Inviato: martedi 17 luglio 2018 09:54

A: protocollo@comune.castellanza.va.it

Oggetto: I: I Sala Rotonda - pellicole per vetri di protezione solare

Da: mariagrazia cantisani [mailto:mariagraziacantisani99@gmail.com}
Inviato: lunedi 16 luglio 2018 20:41

A: e.bissola@comune.castellanza.va.it

Oggetto: Re: I: Sala Rotonda - pellicole per vetri di protezione solare

ti confermo che l'associazione La Nostra Voce intende sia farsi carico del preventivo per la manodopera (€
512,40) sia contribuire parzialmente al preventivo di realizzazione delle pellicole (€ 200).

Per qualunque chiarimento resto a tua disposizione.

Buona serata.
Maria Grazia

Il giorno 16 luglio 2018 08:58, <e.bissola@comune.castellanza. va.it> ha scritto:

————— Messaggio originale-----

Da: e.bissola@comune.castellanza, va.it [mailto:e.bissola@comune.castellanza, va it
Inviato: giovedi 12 luglio 2018 14:45

A: 'mariacantisani99 @ email.com’; Cinzia (cinzia@decorgrafica.it)

Cc: Silvano Ferraro (silvano.ferraro @ comune.castellanza. va.if)

Oggetto: I: Sala Rotonda - pellicole per vetri di protezione solare

Buon giorno Mariagrazia,

come anticipato ieri sera, in allegato trasmetto i preventivi acquisiti per installare le pellicole adesive alla
sala rotonda.

Il preventivo per la sola fornitura ammonta ad € 1.020, oltre IVA, 1a posa della pellicola sara a carico della
Vs, associazione.

Ti chiedo di avere conferma che la vs. associazione, la ns. voce, intende pagare la manodopera per la posa
del pellicole e se intende anche contribuire all'acquisto delle pellicole anche parzialmente.

Nell'atea di una risposta porgo cordiali saluti.

Geom, Elisa Bissola
Comune di Castellanza
Settore Opere Pubbliche - Servizio Stabili Comunali Tel. 0331.526.254 Fax. 0331.526.222 e mail:

e.bissola@comune.castellanza. va.it
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—————————— Messaggio inoltrato --------—-

From: <cinzia@decorgrafica.it>

To: <e.bissola@comune.castclanza. va.it>
Cc:

Bec:

Date: Mon, 9 Jul 2018 17:08:21 +0200
Subject: Preventivo n. 180276 del 04/07/2018
Spettabile COMUNE DI CASTELLANZA

In allegato siamo a trasmettere la nostra migliore offerta per 'eventuale realizzazione di quanto da lel
richiesto.

Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento, mentre con l'occasione porgiamo distinti
saluti.

Uftficio Commerciale - Cinzia Ferranti

tel. 0331 533525 - fax 0331 533581

Decorgrafica Allestimenti srl - Via I° Maggio n. 11 - 20014 Nerviano - Mi

P.I. - C.F. 10456870152 - REA MI-1374954 - Capitale sociale € 10.000 interamente versato.

cinzia@decorgrafica.it - www.decorgrafica.it

Le informazioni contenute o allegate in questo messaggio e-mail sono classificate Decor Grafica e sono
destinate

esclusivamente al destinatario indicato.

Chiungue riceva questa e-mail per errore, & pregato di avvisare il mittente utilizzando lo stesso mezzo o il
telefono.

e Messaggio inoltrato ----—-----

From: <cinzia@decorgrafica.it>

To: <e.bissola@comune.castellanza. va.it>

Cc:

Bee:

Date: Mon, 9 Jul 2018 17:19:34 +0200

Subject: Preventivo n. 180288 del 09/07/2018

Come da accordi invio a lei preventivo per la sola applicazione della pellicola a carico dell'associazione,
eventualmente se ha una mail diretta me la giri cortesemente
grazie

cinzia

Spettabile ASSOCIAZIONE LA NOSTRA VOCE

In allegato siamo a trasmettere la nostra migliore offerta per 'eventuale realizzazione di quanto da lei
richiesto.

Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento, mentre con l'occasione porgiamo distinti
saluti.

Ufficio Commerciale - Cinzia Ferranti

tel. 0331 533525 - fax 0331 533581

Decorgrafica Allestimenti st - Via I° Maggio n. 11 - 20014 Nerviano - Mi

P.I - C.F. 10456870152 - REA MI-1374954 - Capitale sociale € 10.000 interamente versato.
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cinzia@decorgrafica.it - www.decorgrafica.it

Le informazioni contenute o allegate in questo messaggio e-mail sono classificate Decor Grafica e sono
destinate

esclusivamente al destinatario indicato.

Chiunque riceva questa e-mail per errore, & pregato di avvisare il mittente utilizzando lo stesso mezzo o il
telefono.
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Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 951B215FC812831F3DB3124518DA09FE2DBLEFCEL742503908F754E45FFF2D47

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0014951/18
Data Protocollo 17/07/2018
Ufficio Competente 13 LAVORI PUBBLICI

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL
IDENTIFICATIVO QO3ZE-21790

PASSWORD 8ylis

DATA SCADENZA Senza scadenza
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