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tributi@comune.castelIanza.va.it

Da: Melloncelf, William [William.Melloncelli@marsh.com]

Inviato: mercoledi 6 luglio 2016 10.49

A: tributi@comune.casteuanza.va.it

Oggetto: I COPERTURA ASSICURATIVA - CENTRO ESTIVO SCUOLA DELLINFANZIA

Buon giorno,
Vi trasmetto sotto riportata la quotazione ricevuta dalla Compagnia. La quotazione & come queila dello scorso anno
2,00 euro a partecipante per settimana.

Restando in attesa di Vostre disposizioni per Yattivazione della polizza, I'occasione ci & gradita per porgere cordiali
saluti.

William Melloncelli ﬁ COMUNE DI CASTELLANZA
N.Prot.

¢ fient Service Executive - Enti Pubblici 128721201
Marsh S.p.A. | Viale Bodio, 33 20158 Milano | Ttalia Ufficio-08 TRIBU T:Egg‘:é)‘;::;g?“s

1 ckefono 02 48538320 Copia A: CULTURA ISTRUZIONE

Fax: 02 48338698
william.melioncelli@marsh.com Altegati.: NO , -

Da: Assistenza Vendita [maiIto:assistenza.vendita@agenziaminesi.it]

Inviato: mercoledi 6 luglio 2016 10:35

A: Melloncelli, William

Oggetto: R COPERTURA ASSICURATIVA - CENTRO ESTIVO SCUOLA DELLTNFANZIA
Priorita; Alta

fgregio signot Melioncelli,
confermiamo nostra disponibilita all'emissione di appendice temporanea alle medesime condizioni economiche

normative dello scorso anho |

- Morte 50.000,00 €

- IP 50.000,00 €, franchigia assoluta 3%

- Rimborso spese mediche: 1.000 € vincolato ad almeno una notte di ricovero
. Premio lordo per singolo partecipante a settimana 2,00 €

Nel caso in cui i partecipanti fossero in numero inferiore a 50, il premio lordo non potra comunque essere inferiore

ad € 100,00,
Nel caso di un numero superiore it premio di regolazione sara pari ad € 2,00 per ogni soggetto in eccedenza.

Cordiali saluti.

Ornella Parravicini
Assistenza Vendita

REALE MUTUA ASSICURAZIONI
LLOYD'S Open Market Correspondent

AGENZIA MINESI & CAPOFERRI 5.n.C.
N iser. RUI AQ0D541518
Agenzia certificata IS0 9001 e ISO 14001

Corso Sempione 169, (Gallerie Cantoni) 20025 legnana (M)
Lffici in Busto Arsizio (Va) e Rho {Mi)
teicfono +39 0331 476911
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b% Stampa questa e-mai 500 se streftamente necessario

Da: Melloncelli, William [maiIto:WilIiam.Mel[oncelli@marsh.com]
Inviato: martedi  luglio 2016 10:14
--f: Assistenza Vendita <assistenza.vendita@agenziaminesi.it>
Cc: tributi@comune castellanza.va.it
Oggetto: | COPERTURA ASSICURATIVA - CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL'IN FANZIA
Priorita: Alta

Gentilmente riuscite a trasmetterci fa guotazione sollecitataci dali’Ente.

william Melloncell

Clicut Service Executive - Enti Pubblici

Marsh $.p.A. | Viale Bodie, 33 20158 Milano | ktalia
Telefono 02 48538320

Fax: 012 48538698

wiltiam.meHoncelli@marsh.com

Da: tributi@comune.castellanza.va.it Imailto:tributi@comy ne.castellanza.va.it} Per conto di
“tributi@comune.castellanza va.it "@smtp.rhx.it

Inviato: martedi 5 luglio 2016 09:54

A: Buccieri, Terry; Melloncell, William

Oggetto: I: COPERTURA ASSICURATIVA - CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA

Buongiorno
Con la presente si sollecita riscontro a ns. richiesta del 28/06/2016.

Cordiali saluti.

Anna Moreni

Responsabile Servizio Tributi / Economato
e-mail tributi@comune.castellanza.va.it
e-mail amoreni@comune.caste!lanza.va.it
Tel. 0331526233 Fax 0331526286

Da: tributi@comune.castellanza.va.it |mailto:tributi@comune.castellanza.va.i_t]

Inviato: martedi 28 giugno 2016 11.15
A: Marsh Terry Buccieri tterry.buccieri®marsh.comy; MARSH William (william.melloncelli@ marsh.com)

Oggetto: L COPERTURA ASSICURATIVA - CENTRO ESTIVO SCUOLA DELLINFANZA

Buongiorno




*Si trasmette richiesta della collega del settare Cultura per attivazione polizza.
In attesa di Vs. riscontro ringrazio e cordialmente saluto.

Per Anna Moreni ref. Meneghin Paola
e-mail tributi@comune castellanza.va,it
e-mail amoreni@comune.castellanza.va.it
Tel. 0331526233 Fax 0331526286 |

Da: Ufficio Scuola - Comune di Castellanza {mailto:scuola@ comune.castellanza,va,it}
~Inviato: lunedi 27 giugno 2016 15.38

A: tributi@comune.castellanza.va.it
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA - CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA

Il Comune di Castellanza organizza il Centro estivo scuola dell'infanzia nel periodo dal 18/07/2016 al 29/07/2016;
durante tale periodo risulta pertanto necessario assicurare i bambini che utilizzano il servizio come da prospetto

allegato.

Si richiede cortesemente I'invio di un preventivo per procedere alla copertura assicurativa.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Ufficio istruzione
Sig.ra Guenda Voltan
Tel. 0331/526261
Fax 0331/526258 :
Email: scuola@comune castellanza.va,it i




