Allegati alla determina n.249 del 25.03.2016

e.bissola@comune.castellanza.va.it - - ! e
Da: S Stefano Pozzi <pozzi@cspcastellanza.it>

Inviato: " mercoledi 17 febbraio 2016 09:57 . .
A o ' ‘e bissola@comune castellanza.va.it’ Alessandro Genoni
Cc: o ' Elena Mazza; 'cristina bagatti'

_ Oggetto: R: UTENZE CORSO MATTEOTTI 20

Ciao Elisa :
Sono arrivate le ultime fatture di Gas e Luce x I'immobile di c.so matteotti 20 da rimborsare alta CSP srl e la ufra
complessiva ammonta ad euro 1223.60 : - :
La determiina che ho ricevuto { n. 1086 del 3.12.2015 )i 1mpegnava solo la somma di 900.00 euro
Cortesemente mi pu0| far avere I'integrazione cosi procedo ad-inviarti la nota dl rimborso ufficiale

Grazie

caao. —
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Allegati.. NO ~—

‘Da: g bissola@comune.castellanza.va.it [mailto:e.bissola@comune. castel]anza va.it ~ /7/
Inviato: martedi 20 ottobre 2015 14:36 ' _ : '

A: Stefano Pozzi; Alessandro Genoni
Cc: Elena Mazza; 'cristina bagatti’
Oggetto: R: UTENZE CORSO MATTEOTTI ’ ;

‘Buon giorno, :

‘ho preso contatti'con EN! per la chiusura dEI contatore dm servizi di energia elettrica e gas. Per il gas_ metano

- dovranno effettuare un sopralluogo in loco per chiuderlo. Quando mi contattera il tecnico mi occorre la consegna
delle chiavi dell'immobile od un sopralluogo congiunto. . ' ‘

Cordiali saluti.

Elisa-Bissola .

Da: Stefano Pozzi lma:!to pozz@cspcastellanzal ;
Inviato: lunedi 19 ottobre 2015 14:28

- A: cristina bagatti {cbagatti@comune castellanza.va.it); 'e. blssola@comune castellanza va.it’
Cc: Alessandro Genoni; Elena Mazza :

" Oggetto: UTENZE CORSO MATTEOTTI

Priorita: Alta
Buongiorno, o

in allegato alla presente vi trasmetto copia deile ultime fatture ricevute per la. forn:tura di utenze Energia Elettrica e
Gas dell’immobile a voi affittato dal 1.7.2015 in C,s0 Matteotti, 20 con preghiera di procedere urgentemente alla.
voltura dei contratti che a quanto ci risulta non & ancora stata eseguita da parte vostra ( come subentranti ) =

_ Viinformo che ad oggi devono essere rimborsati alla scrivente i seguenti importi:

LUCE ft 1527487291 .rateo di euro 419.30 iva compresa
LUCE ft m156927487 euro 82.47 iva compresa
GAS ft 1529129550 rateo di euro 95.15 iva compresa



chirivi
Macchina da scrivere
Allegati alla determina n.249 del 25.03.2016


Per complessivi 596.92 euro -
Restiamo in attesa di un vs pronto riscontro e con I'occasione porgo distinti satuti

. Stefano Pozzi
Ufficio Amministrativo

' Via V. Veneto, 27 -21053 Castellanza (Va)
Tel 0331507483 ~ Fax 0331507497




UTENZE CORSO MATTEOTTI 20

S R R

da rimborsare a

‘ fattura N° importo fattura <SP
Tuce 291 € 660,62 € 419,30
315 € 332,65 € 332,65
487 € 82,47 € 82,47
441 € . € 221,23
214 € 204,71 € 42594

gas

550 € 142,73 € 95,15

€ 1451,98 € 1223,60






