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tecnico@comune.castellanza.va.it

Da: ragioneria [ragioneria@comune.casteltanza.va.it]
Inviato: funedi 21 novembre 20186 17.44

A: ufficio tecnico

Oggetto: I: sdo acqua giugno 2016 + spese 2015 C.so Matteotti 20
Allegati: info@castellanzaservizi.it_20161121_102507 pdf

per Emma

Ciao Alba

----- Messaggio originale-----

Da: Simona De Giralamo [mailto:degirolamo@cspcastellanza. it}
Inviato: lunedi 21 novembre 2016 16.46

A: ragioneria - Comune di Castellanza

Oggetto: 1. sdo acqua giugno 2016 + spese 2015 C.so Matteotti 20

Ufficio Amministrative

COMUNE DI CASTELLANZA

N.Prot.! 228€5/2016 Data: 24/11/2016
Ufficio:13 LAYORI PUBBLICI
tel 0331-481287 Copia A: RAGIONERIA

fax 0331507497 N
Rag. Simona De Girolamo Allegati.: NO d@"

DeGirolamo@cspcastellanza.it

Da: ragioneria [mailto:ragioneria@comune.castellanza.va.it]
Inviato: lunedi 21 novembre 2016 15:40

A: Simona De Girolamo <degirclamo@cspcastellanza.it>

Oggetto: R: sdo acqua giugno 2016 + spese 2015 C.so Matteotti 20

Ciao Simo,
mancano gli aflegati...

----- Messaggio originale-----

Da: Simona De Girolamo [mailto:degirolamo@cspcastellanza.it]
Inviato: lunedi 21 novembre 2016 11.35

A: ragioneria - Comune di Castellanza

Oggetto: sdo acqua giugno 2016 + spese 2015 C.so Matteotti 20

Ciao Alba,

ti allego i prospetti di riparto di quanto in oggetto per Vimmobile locato in c.so matteotti 20 (ex sede csp)
dal 01/07/2015 per spese da noi anticipate.

Il totale ammonta ad €. 395,13

Rimango in attesa di ricevere la determina per la fatturazione.

Ciao e grazie.

Ufficio Amministrativo

tel 0331-481287
fax 0331507497



