Allegato 2 alla delibera G.C. n. 2 del 9.02.2017

serv.sociali@comune.castellanza.va.it

Da: _ - letiziapoletti <letiziapoletti@aclivarese.it>

Inviato: ' lunedi 9 gennaio 2017 10:19

A . servsociali@comune.castellanza.va.it

Cc: _ : Luciana Sanarico -~ .

Oggetto: _ Re: convenzione bonus energia - 2017
' Buongmrno

vi comunichiamo la nostra disponibilita a prosegmre il servizio bonus energ|a e gas. Il costo per. ogni prat[ca etaborat
& di €5,00 + VA,
In attesa si porgono distinti saluti.

Leﬁzia Poletti

Da: serv.sociglif@comune.castellanza. va.i it
_A Serv. sumah@gzmgne castellanza.va.it

Data Wed, 4 Jan 2017 17:01:26 +0100
(Oggetto: convenzione bonus energia - 2017

Buongiorno,

allegato alla presente si invia bozza della convenzmne per la gestmne delle pratiche bonus energia anno
' 2017 dei cittadini di Castellanza. :

Vof,hate corfesemente comunicare I’ eventuale d1sp0mb1111a del Vostro caf a proaegulre la collaborazmne
con 11 Comune, indicando il costo richiesto per la gestlone d1 ogni pratica. -~ -

_ In attesa di leggerVi in mentu, si inviano cordiali Salutl.

- Flavia Zecchi

Dott.ssa Flavia Zecchi '
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