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.Q Osservaprezzi Carburanti Pagma 1 dil
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(http f.'carburantl mise. guv |U)

I; RICERCA PER AREA GEOGRAFICA IN ZONA SUPERCORSO FPER TRATTA AUTCSTRADALE PER.NOME IMPIANTO

TORNA ALLA RICERCA

" Cattanso

NOME IMPIANTO MARCHIO PREZZI
GFC(/0SSPREZZISEARCH/DETTAGLIOM6141) . Metano - GPL :
%f% Servito 0.959 0.635

V1A PER BUSTO SNG 20025 - LEGNANG M/

Ulﬁma comunicazone rilevata: - . - =
20-03-2017 16:58:04 ’ .
METANOQ LEGNANO(.'DS_SPREZZISEARCH.'DETTAGI..IOIM779) ' Metano . _' - ) .
VIA PERGOLES! 11 20010 - LEGNANO Mt Servite' 0.965 )
Urﬁrpa comunicazione rilevata: .
26032017 10:11:38
e N
{http: fhwww. mise.gov.itf) i @ {http:/fosservaprezzi.mise.gov.itf) '

- o I e e

© 2014 Ministero dello Svifuppo Economica

htfps://carburahti.sviluppoeconomico.g_ov..-it/OssPrezziSeargh/ricerca L - 27/03/2017




'protoc‘olio@comune.casteliania.va.it '

pa: tecnico@comune castellanzavait
" Jnviato: . venerdi 24 febhraio 2017 0925
A _ ' _ protocallo@comune.castellanzayait

Oggetto: o L ru:h:esta sconta sul prezzo esposta alla pompa per metano € GPL

Da p'mtacailare

~Das mcs;ma@gremfueicompany It [maifto! mcs:ma@greenfueicompany 6}
Invizto: gioved! 23 febbraio 2017 1409

_A:tecnico@comunecastellanzavait
ﬂggetto. R nch;esta sconto syl prezza esposta alla pompa per metano e GPL

Buongmmo conferrmamo promga degli sconh gidin v:gcre fino a vostea nuova segnaiazmne
Cordiali satuti

-Maria Simna

Biometano szl

i Imﬁa!.qda smartphone Samsung Gataxy,

s Messaggio originale <o
Da: tecnico@comune.castellanza. va, i

. Data:23/02/2017 01:08 PM (GMT+01:00)

A: infogibiometanc.biz, mm,n_mg._@ggeﬁnﬁze!éomganx
Ce: 'Sitvano Ferrare'
-Oggetto: nchlesta sconto sui prezzo esposto alIa pcmpa per metfmo e GPL

ﬁuongiorm,

con La presente i chlede cortesemente se ef‘fettuerete peri pnosslrm mesk {a partire da marzo 20173 uno SCONto su!
prezzo esposto alla pempa per i nétano e per I GPL e In caso posatwo Ia percentuaie di scontistica.

Certi di un Vs sicuro riscontrs, con Foccasione s pargono distintd saluth

Comune di Castellanza

UFFICIO TECNICG . o
oo % GOMUNE DV GASTELLANZA
SETTOREQOPR. - - N Prot: 0002818117 Data: 2410212047

Uitficio:1 3 LAVORL PUBBLICI

ClassificaD4 13 N -
C J@*“.

iPA:c_ci‘.!& AOO‘.&_,c'i 39 .

http://W20'08-archidoc.casteﬂanza.va.it/Archiﬂ0wWeb//sWebNet/Card/Preview/Docu... 29/@3/2017_‘ .
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tecnico@comune.castellanza.va.it

Da: ' Biometand <info@biometano.biz>
Inviato: venerdt 19 febbraio 2016 12,08
A s ' Croce Luca - LLPP, Comune di Castellanza
Ce: ' tecnico@comune.castellanzava,it
Qggetto: - “Re:R: CIG T’ Bimestre 2016
Buonglorno,

- Vi confermiama che il pagamanto delle fatture potrd essere regolato con 'applicazione delfa regola generale, a
mezzo bonifico bancarin, con scadenza a 30 giorni data fattura, . :

Cortiia?i saluti,

Domenico Conte
Am;pim‘struore {Inico
Biometano S.r.}.

i 19/02/2016 09:37, Croce Luca - LLPP. Comune di Castellanza ha scritto:

- Buongiomo, ‘ . - .
ringraziando per l'offerta proposta, siinforma che il pagaments delle fatture viene di regola effettuate
a 60 giorni data ricevimento secondo I ragolamento di contability, salvo applicazione delia regola
generale di pagamente a 30 giorni, con bonifico bancario a seguito ricevimento fatturazione
elsltronica. ' _ :
~ Non ' comprensibile In-tal senso la Vostra specifica "¢on rimessa diretta”
Attendiamo riscontro @t fine di provvedere allimmediata assunzione di impegno di spesa per il
periodn da marzo puv.. : : . '
Cordiali saluti.
IL RESP. SERVIZIO DI STAFF
SETTORE OFERE PUBBLICHE
: Geer. Luca Croce
tel, 0331.526289

" —Miessaagio originale----- ,
Da: Biometano [mafito:info@biometane,bizl
Inviato: giovedi 18 febbraio 2016 17.54

A: tecnico@eormune.castellanza,va.it
Oggetto: R: CIG I° Bimestre 2016

Buonasera Arch. Salvernini,

ld presenie percomunicarle che a far data dall’ | marzo 2016,
nell'impossibiitd di continuare a praficare quanie accerdato con
emait del 25 giugno 2014 dal precedeante amminisiratore ing.
Frencesco Giannell, le condiziont a Voi siservate saranno fe seguenti:

<L-{if lsupportiistsk->  GPL sconto 2% rispetio ol prezzo proficaio
‘alla pompaci-[endifl--> :
. <l{if lsupportlists}-->  METANO sconto 2% rispetto at prezzo
proficate gl pompast--fendifl-> -

: _ Il pagamendo della fatture dovid essere regelato, a mezzo bonifico
bancaio, con imessa direta:

- http://W2008—archiaoc.castellanza.va.it/ArchiﬂowWeb//sWebNet/Card/Preview/Dch... 29/03/2'017'_
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Nell'attesa di Suo riscontro porge’

Cordiali soluti,

Domenico Conte
Ampminisiratore Unico
Biometano Si.. '

“

'http://W2OO8_-archi_d'oc.castellanéa,\ia.it/‘ArchiﬂowWeb//sWebNet/Card/P.revieW/D0cu... 29/03/2017
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Atead

protocollo@comune.castellanzava.it

‘Da: AR tecnico@comune.castellanza.va.it

inviato: venerdl 24 febbraia 2017 08:58

A -~ protocoio@comune.castellanzava.it

Oggetto: - % richiesta sconto su prezzo esposto alla pompa
Da protocoliare

Da: Claudie [maitto:metancatitolegnano@alicet]

Invlato: giovedi 23 febbraio 2017 16:28

A tecnico@comune.castelianza. vait ‘
Dggetto: R richiesta sconto'su prezzo esposto alla porapa

Buonglomo
Pet import di gueste ermth nen praﬁch:amo nessun npo o1 5COREQ.
" istinti saiati. g ’ . S _ GOMUNE DI CASTELLANZA ' ' :
- ' C T pedl 00038197 Data: 2410212017 _ _ |
: E : , | Uffieie;43LAVORIPUBBLICT ‘
_ Metano Legnanosnc - ‘ ‘ . o Classificads ‘ ; g; |
Pt ' ' 1PAg_¢13e  AGODw _c138

Claudia Cirégnano o
mg@gg_umiﬂﬁ_amﬁ mw@wd tecni telf ]
Inviato: giovedi 23 febbraio 2917 1153
A: ‘Claudio’ !

Ce: ‘Sitvann Ferrare’
Oggeua. R: richiesta sconto su prezzo espnsto alla pompa -

- Buongiorno, : )
indicativamente I ns mezzi ha:mcr un consumo di metann annug the si aggira mto rmoal€i {}00,00 -1.200,00,
In attesa di un Vs gentile riscontro, con Foccasione potgtam distinti salutl

: .'Camune di Castelianza
Ufﬁcio Tecnico-00.PP; -

Da‘ Claudlo siltomietane utoie ang alsces o _ ’ ' : . i
Invisto: gioved! 23 febbraio 2017 11:38 - .

A: tecnicn@comunecastellanzavail :

Qggetto: R: richiesta sconto su prezzo esposto alla pompa

Buongiomao, - ] Lo : _ L

Non & nostra abitudine apbiicare sconti alla pompa, saive | consumo di grossi guantitativi di metano.
Distinti saluti.

Maetano Legnan¢ st

il Responsabile

. Claudio Cirignano.

http://w200 8-_archidoc,castellanza.va.it/A-_rchiﬂ_owWeb//sWebNet/ Card/Preview/Docu... 2§/ 03/20 17
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Da: {ecnico@comune castelianzavalt [mailtotecnico@comune. tel
Inviato: giovedi 23 febbraio 2017 11:28 o

A metanoautolegnano@alice.it -

€e: 'Silvano Ferraro’

Dggetto: richiesia sconto sy prezze esposto alla pompa

‘Alla cottese attenzione det sig. Claudio Cirlgraro

K Buangmme, _
con 1a presente si ch:ede 52 effettuate o] sconto sud prezzo espasto alla pompa per it metana e in easo positivo la
) percentua!e di scontistica.
Cert} df un Vs sicuro riscantro, con ¥ cccassone si porgono distinti salutl.

_ Comune i Castefianza . . ]
Ufficio Tecnico-00.PP. : ‘ o C

" Nessun virus nﬁl messaggio.

Conirollato da AVG - www.avg.com .
Versione: 2016 0.7998 / Database dei virus: 4756f 14095 Data di nlascm' 231’02/2017

Nessun virus nel messaggio.

Controllato da AVG - www, avg.com
Versions: 2016.0. ’?998 / Database dei virus: 4?56f ]4066 Datadi nlascm 23f@2f201?

http: //W2008 arch1doc castellanza va. 1t/Arch1ﬂ0WWeb//sWebNet/Card/Prev1ew/Docu 29/03/2017




