Allegato A detarmina.n.%sdef 9.%”02(1 ’&Q{a

Da: ILARIA LUCCHINI [ilaria.lucchini@schindler.comj COMUNE D CASTELLANZA

tecnico@comune.caste"anza.va.it

Inviato: lunedi 12 febbraio 2018 15.31 _ 412018
A tecnico@comune.castellanza.va.it N.Prot. 000624518 Data: 20/0

Cc: CARLO CAIMI Ufficio:13 LAVORI PUBBLICI
Oggetto: RE: Determina affidamento . Classifica08.04

20

IPA:c_c139 AQO:c_c139

Buon Giorng,

da un controllo effettuato, 'installazione della resistenza riscalda olio non & ancora stata fatturata e vi verra addebitata
con rit. Ordine 46482347 come da Vs. determina 289 del 11/04/2017.

Sono a richiedere cortesemente determina per la fatturazione della sostituzione circuito di illuminazione in cabina €
401.00 + IVA,

A disposizione per ulteriori chiarimenti, ringrazio e porgo cordiall saluti

ILARIA LUCCHINI

From: tecnico@comune.castellanza.va.it [mailto:tecnico@comune.castellanza.va.it]
Sent: Wednesday, February 7, 2018 12:02 PM

To: ILARIA LUCCHINI <jlaria.lucchini@schindler.com>

Subject: Determina affidamento

Buongiorno,

come da accordi telefonici allego alla presente la determina n. 289 del 11/04/2017 dell'importo di €. 689,30 (IVA
compresa) con incluso il preventivo di spesa e la mail da voi redatti.

Faccio presente che, per quanto riguarda i due importi segnati nella mail, la somma di €. 250,10 (IVA compresa) & gia
stata liquidata sulla medesima determina di cui sopra (per cui attualmente la somma residua sulla determina n. 289 &
pari a £. 439,20.

Mentre la somma di €. 103,70 {IVA compresa) & stata gia liquidata con la determina del servizio di manutenzione.
Resto in attesa di comunicazioni in merito ed a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Emma Antonini

COMUNE.DI CASTELLANZA

Settore Tecnico OPERE PUBBLICHE

Ufficio Segreteria

7% 0331/526221

H tecnico@comune.castellanza.va.it

******************************************************

Notice: The information contained in this message is intended only for use of the individual(s) named above
and may contain confidential, proprietary or legally privileged information. No confidentiality or privilege 1s
waived or lost by any mistransmission. If you are not the intended recipient of this message you are hereby
notified that you must not use, disseminate , copy it in any form or take any action in reliance of it. If you have

received this message in error please delete it and any copies of it and notify the sender immediately.
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