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tecmco@comune.c_astellanza.va.lt . N egatl alla determina n.225 del 21.03.2016
w

- Das . - Biometano <info@biometano.biz> -

Inviato: _ - giovedi 18 febbraio 2016 17:54 .
A n tecnico@comune.castellanza.va.it
Oggetto: . R QG I Bimestre 2016

Buonasera Arch. Salvemini,

[a presente per comunlcorLe che a far data dall’l marzo 2016, nell’ ImpOSSEbIhTCI di continuare a
. praticare quanto accordato con email del 25 giugno 2014 dal preceden’re omm:msfra‘rore Ing.
Frcmcesco Gtonnelh le condizioni a Voi riservate saranno Ie seguenh

S

_ GPL sconfo 2% nspe’r’ro al prezzo prohcc’ro alla pompo
- METANO scon’ro 2% nspe’n‘o al prezzo prohco’ro ollc: pompo

l 'pcgomen"ro della fatture dovrd essere regolato, amezzo bonifico‘boncorio, con rimessa diretta.
' Nell'd’rfeﬁddi Suo riscontro porgo

. Cordidli saluti, -

" Domenico Conte .
Amministratore Unico.
Biometano S.r.l.
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_ tecnico@comune.castellanza.va.it

. Da: . ' . Biometano <info@biometano.biz>

Inviato: - - - _venerdi 19 febbraio 2016 12:08
Ar : Croce Luca - LL.PP. Comune di Castellanza
Cc: I tecnico@comune.castellanza.va.it

" -Oggetto: - ' Re: R: CIG I° Bimestre 2016

: Buohgiorno

Vi confermiamio che il pagamento delle fatture potra essere regolato conl' appllcazmne della regola generale, a”
mezzo bomﬁco bancano, ‘con scadenza a 30 giorni data fattura -

" Cordiali saluti,

Domenico Conte:
.Amministraore Unico
Biometano S.r.l. -

~'1119/02/2016 09:37, Croce Luca - LL.PP. Comune di Castellanza ha scritto: -

Buongiorno, ‘

~ ringraziando per I offerta proposta, siinforma che il pagamento delle fatture viene di regola effettuato
a 60 giorni data ricevimento secondo il regolamento di contabilita, salvo applicazione della regola
generale di pagamento a 30 giorni, con bonifico bancario a segwto ricevimento fatiurazione
elettronica. .
Non & comprensibile in tal senso la Vostra specifica "con rimessa diretta".
Attendiamo riscontro al fine di prowedere all'lmmedlata assunzione. dl [mpegno di spesa peril

- periodo da marzo p.v.. : .
. Cordiali saluti.

I RESP. SERVIZIO DI STAFF -
" SETTORE OPERE PUBBLICHE -
Geom. Luca Croce
' tel. 0331.526289

-----Messaggio originale----- '

Da: Biometano [mailto:info@biometano.biz]
Inviato: giovedi 18 febbraio 2016 17.54

A: tecnlco@comune castellanza.va.it
- Oggetto: R: CIG I° Bimestre 2016

‘Buonasera Arch. Salvemini,

la presente per comunicarke che a far data dall'1 marzo 2016,
nell'impossibilitd di continuare a praticare quanto accordato con
email del 25 giugno 2014 dal precedente amministratore Ing.

~ Francesco Giannelli, le condizioni a Vol riservate saranno le seguem‘l

.<!-—[if lsupportLists]-—>’- - GPL sconfo 2% nspe’r’ro ol prezzo pro’nco’ro
alla pomp0<r--[end|ﬂ--> _
<I--[if IsupportLists]->-  METANO sconto 2% rispe’n‘o al prezzo
praticato alla pomp0<'——[end|ﬂ-—>
Bl pogamem‘o della fatture dovrd essere regolato, a mezzo bonlﬂco
: bcncono con rlmesso dlreﬂcx




Nell’attesa di Suo tiscontro porgo
_ Cordiali saluti, |
Domenico.Conte

Amminisfratore Unico
Biometano S.r.l.






