o / deternung n.gilz) del A-é J D%' wg

protocollo@comune.castellanza.va.it

Da: tecnico@comune.castellanza.va.it |
Inviato: lunedi 19 febbraio 2018 09:38
A: pratocollo@comune.castellanza.va.it |
Oggetto: I: richiesta sconto sul prezzo esposto alla pompa per metano e GPL :

Da protocoliare

Da: Domenico Conte [mailto:dconte@greenfuelcompany.it]

Inviato: venerdi 16 febbraio 2018 16:32

A: tecnico@comune.castelianza.va.it

Cc: silvano ferraro@comune.castellanza.va.it; mesirna@greenfuelcompany.it; ‘Michele di Giacomo (Green Fuel
Company 5.p.A)

Oggetto: R: richiesta sconto sul prezzo esposto alla pompa per metano e GPL

Buonasera,

con la presente per confermare che anche la Green Fuel Company S.p.A. effettuera per I'anno 2018 la stessa
percentuale di scontistica sul prezzo esposto alla pompa precedentemente accordato dalla Biometano S.r.l.

Cordiali Saluti |
Domenico Conte

GREEN FUEL COMPANY S.p.A.

Via Molise, 5 | 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
ph (+39) 0823215028 | ph (+39} 0237901440

fax (+39) 0245509040 | mob (+39) 3462325172

mailto: deonte@greenfuelcompany.it

Inviato: venerdi 16 febbraio 2018 13:26

A: 'Domenico Conte' <dconte@greenfueicompany.it>; mesirna@greenfuelcompany.it
Cc: silvano ferraro@comune.castetlanza.va.it

Oggetto: R: richiesta sconto sul prezzo esposto alla pompa per metano e GPL

Buongiorno,
con La presente si invia in allegato determina di rettifica a seguito di avvenuta fusione della BIOMETANO nella
societd GREEN FUEL COMPANY, riguardante il periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2018,

Per quanto riguarda la richiesta di sconto sul prezzo esposto alla pompa per il metano e il GPL, non abbiamo una

convenzione in corso, ma con mail del 13.12.2017, a seguito di ns richiesta, la BIOMETANO comunicava che avrebbe

effettuato per 'anno 2018 una percentuale di scontistica pari a 1% sul prezzo alla pompa; pertanto si chiede se

anche la GREEN FUEL COMPANY , effettuer la stessa percentuale di scontistica sul prezzo esposto alla pompa per I
anno 2018.

Certi di un Vs sicuro riscontro, con 'occasione si porgono distinti saluti.

Comune di Castellanza
Ufficio Tecnico- Lavori Pubblici

Da: Domenico Conte [maiito:dconte@areenfustcompany.it]
Inviato: giovedi 15 febbraio 2018 11:18
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A: tecnico@comune.castellanza.va.it

Cc: silvano ferraro@comune.castellanzava.it; 'Info (Green Fuel Company S.p.A)'; 'Sirna Maria'
Oggetto: R: richiesta sconto sul prezzo esposto alla pompa per metano e GPL

Buongiorno,

si fa seguito alla vs comunicazione mail del 12 febbraio u.s. per confermare sconto applicato come da convenzione in
COorso.

Cordiali Saluti
Domenico Conte

GREEN FUEL COMPANY S.p.A.

Via Molise, 5 | 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
ph (+39) 0823215028 | ph (+39) 0237901440

fax (+39) 0245509040 | mob (4+39) 3462325172
mailto: deonte@areenfuelcompany.it

Da: tecnico@comune.castellanza.va.it [mailte:tecnico@comune.castellanza.va.it]
Inviato: lunedi 12 febbraio 2018 12:05

A: mesirna@greenfuelcompany.it; info@greenfuelcompany.it

Cc: silvano.ferraro@comune.castelianza,va.it

Oggetto: richiesta sconto sul prezzo esposto alla pompa per metano e GPL

Buangiorno,

con La presente si chiede, vista la comunicazione di avvenuta fusione per incorporazione della societa BIOMETANO
srl nella societd GREEN FUEL COMPANY SPA, se effettuate per I'annc 2018 uno sconto sul prezzo esposto alla
pompa per il metano e per il GPL ed in caso positivo la percentuale di scontistica.

Certi di un Vs sicuro riscontro, con 'occasione si porgono distinti saluti.

Comune di Castellanza
Ufficio Tecnico- Lavori Pubblici
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protocollo@comune.castellanza.va.it
A A

o3

; tecnico@comune.castellanza.va.it

Inviato: martedi 9 gennaio 2018 09:21
A protocollo@comune.castellanza.vait
Oggetto: I: richiesta sconto su prezzo esposte alla pompa

Da: metano auto [mailto:metancautolegnano@aiice.it]

Inviato: venerdi 29 dicembre 2017 09:35

‘
!

A i_t?cnico@comun‘e.castelIanza.va.it
Oggetto: Re: richidsta sconto su prezzo esposto alla pompa

| | | COMUNE D1 CASTELLANZA
” ‘ . N.Prot. 0000484/18 Data: (910112018
1) 28/12/2017 11:12, mefano auto ha scritto Ufficio:13 LAVORI PUBBLICH ‘
Classifica04 18 é‘
i J;! ;
Bu?nglomo, IFA:c_cfas ADOc_c138

‘L . - -
come gia accennato telefonicamente non facciamo assolutamente sconti sul prezzo

alla pompa.

Pensando al tempo in cui siamo stati vostri fornitori, con un rapporto pit che
positivo, Vi ricordiamo che:

le nostre agevolazioni al cliente sono basati sul tipo di pagamento, sulla garanzia
di rifornimento e sulla professionalita.

Il nostrd distributore pud erogare 800 m3 ora, siamo aperti tutti i giorni dalle 7.00
alle 20.00 compreso i festivi dalle 8.00 alle 12.30. Orari garantiti. Questi sono i
nostri punti di forza cresciuti in molti anni di serieta e professionalita.

qudialrnente salutiamo
Metano Legnano s.n.c

Claudio Cirignano.
|

1 27/12/2017 09:46, tecnico@comune.castel!anza.va.it ha scritto:

Alla cortese attenzione del sig. Claudio Cirignano

Buongiorno,




con La presente si chiede se offettuate uno sconto sul prezzo esposto alla
pompa per il metano © in caso positivo la percentuale di scontistica.
Indicativamente i ns mezzi hanno un consumo di metano annuo che si aggira

intorno ai € 1.000,00-1.200,00 .

In attesa di un Vs gentile riscontro, con 1’occasione porgiamo distinti saluti.

Comune di Castellanza

Uftﬁcio Tecnico-O0.PP.




