Allegato A determina n,,,/(/\ M del 1? ( 2 ( /‘ ¥

protocollo@comune.castellanza.va.it
Lo

Da: e _rolandi@comune.castellanza.va.it
Inviato: . sabato 15 dicembre 2018 09:04
A ' _ protocollo@comune.castellanza.va.it

Oggetto: I Richiesta costo per completamento scritte su vestiaric PROTEZIONE CIVILE

Da: Michela [mailto:michela®@jassytessile it]

Inviato: lunedi 3 dicembre 2018 14:49

A: Irolandi@comune castellanza va.it

Oggetto: R Richiesta costo per completamento Scritte su vestiario PROTEZIONE CIVILE

Buongiorno Lorella,
confermo if costo precedentemente inviato di € 4,79 + iva cad.

Resto a disposizione

Michela

Ufficioc Commerciale

Jassy Tessile S.r.1.

Unipersonale

Sede Legale: Via Belfiore, 5 - 20145 Milano

Sede Operativa: Via Forlanini, 11 bis - 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel.: 0331.1354611

Fax.: 0331.1354589

www.jagsytessile.com

e.mail: info(@jassytessile.it

Da Irolandl@comune castellanza va.it [malito Irolandl@comune castellanza va, xt]
Inviato: giovedi 29 novembre 2018 18:19 -

A:'Michela' <michela@iassytessile.it>

Dggetto: R: Richiesta costo per completamento scritte su vestiario PROTEZIONE CIVILE
Prigrita: Alta

Ti allego la foto in questione.
- Ciao. Buona serata.

Lorella

Da: Michela [mailto:michela@]assvtessile if]
Inviato: verterdi 16 novembre 2018 1710
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A: rolandi@comune.castellanzava.i
Oggetto: R: Richiesta costo per completamento scritte su vestiario PROTEZIONE CIVILE

Buonasera Lorella,
riesci a darmi indicazione della scritta comp!eta?

Grazie
Michela

Ufficio Commerciale -

Jassy Tessile S.r.L.

Unipersonale

Sede Legale: Via Belﬁore 5-20145 M11ano

Sede Operativa: Via Forlanini, |1 bis - 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel.: 0331.13534611 i

Fax.: 0331.1354589

www jassytessile.com

e.mail: info@jassytessile.it

Da: Irolandi@comune.castellanza.va.it [mailto:lrolandi@comune.castellanza.va.it]
Inviato; giovedi 15 novembre 2018 18:05 '

A: 'Michela* <michela@]assytessile it> :

Oggetto: Richiesta costo per completamento scritte su vestiario PROTEZIONE CIVILE
Priorita; Alta

Ciao Michela, come va?
Sono a richiederti la conferma o meno del costo per le scritte su vestiario PROCIV acqulstato presso divoi,a -
completamento della forn:tura : '
scritta "PROCIV" colore rlfrangente (30 cm x h. 2,00 cm) - dorso
€. 4,79 +IVA

Fammi Sépere al pitl pr'esto.

Cordialita.

Ass. P.L. Rolandi Lorella
Polizia Locale - Citta di Castellanza -
Tel. 0331 526245

E mail: [rolandi@comune.castellanza.va. it
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Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 3B1856B55CF4611DECA242AC5D814F1925C52BC484089AFEDAF6ICDGF54BOCAF

Dati contenuti ali'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0026617/18
Data Protocollo 17/12/2018
Ufficio Competente 14 POLIZIA LOCALE

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contréssegno Elettronico

"URL
IDENTIFICATIVO. O3FGT-32770

PASSWORD C5Rs3

DATA SCADEN_ZA Senza scadenza
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