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Da: e.bissola@comune.castellanza.va.it

A protocollo@comuné.casteﬂanza.va.lt

Data: Lun, lug 25, 2016, 15:40

Oggettd: I: Richiesta preventivo per fornitura arredo scolastico scuola Manzoni
Allegati: image001.png, CASTELLANZA 2016.PDF

. Da: gurian dario [mailto:gurian@illsa.it]
Inviato: martedi 19 luglio 2016 15:42 -
A: e.bissola@comune. castellanza.va.it

Oggetto: Re: Richiesta preventivo per fornitura arredo scolastico scuola Manzoni

Buongiorno

Geom. Bissola ,

trasmetto in allegato il preventivo richiesto , precisahdo che :

- le altezze a norma uni 1729 per banchi sono | 64-71-76

- le altezze a norma uni 1729 per sedie SONo : 38-43-46

- LE SPESE DI TRASPORTO INDICATE NEL PREVENTIVO SONO APPLICATE SOLO SU ORDINI

INFERIORI A €. 1.500,00+IVA , PER ORDIN! SUPERIORI IL TRASPORTO E COMPRESO.

A disposizione , cordiali saluti.

ILLSA sri o

. Caronno Pertusella (Va) . @ COMUNE DI CASTELLANZA
Gurian Dario - N.Prot’ 14266/2016 Data: 26/07/2016
Area Commerciale ’ Ufficio:13 LAVORI| PUBBLICI
Tel. : 02 9655481 Copia A
Mob. : 349 2831422 .
Email : gurian@illsa.it Allegati.. SI o N
Webh site : . ' : :

www, vastarredo. it
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--—--- Qriginal Message —---
From: e.bissola@comune.castellanza.va.it

To: gurian@ﬂlsa '
Sent Tuesday, July 19 2016 2:55 PM -

Subject: Rlch[esta preventivo per fornitura arredo scolastico scucla Manzoni

Buon giorno,

Con la presente si richiede vs. migliore offerta per la formtura di banchi e relative sedie per la scuola prlmana ad
integrazione dellarredo esistente:

- "N. 25, Banco piano quadrato con struttura del piano rossa, con sottopiano con griglia- metaliica e gancio porta

| cartelletta, con puntale a cuffia colorato, altezza cm. 66;

- . N. 25, Sedie sovrapponibili in polipropiléne marrone, struttura color rasso, altezza cm. 42;
- N. 3 cattedre grandi (con cassetti a destra e sinistra) e relativa sedia; ‘
- N. 3 arm'adi metallici con ante scorrevoli altezza cm. 180 circa, possibilmente coIbrati;

Ubicaziene del piano: primo cdn presenza di un elevatore ed acceésibi[e dallesterno.
Chiedo la cortesia di preventivare il trasporto a parte.

Si precisa che la fornitura In questicne , al momento non trova copertura econamica, si procedera ad aff dare [a fornitura
solo dopo il finanziamento delfa stessa, che avverra con deltbera di CC settimana prossima. \

Tempi di consegna: se possibile,i entro il 12 settembre 2016.

Terﬁpi di pagamento: 150/180 giorni dal ricevimento della fattura con bonifico bancario. _

Penalita; In caso di inadempienza sara applicata [a penale del 0,5% in misura giornatiera.

Si chiede di rispondere alla presente mail, se interessati entro il 26/07/2016 p.v..

Una volta acquisito il preventive sara formalizzato un ODA mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,

previo caricamento degli articoli a catalogo.

Rimanendo a disposizione porgo cordiali saluti.
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éeom. Elisa Bisspla

Comune-di Castellanza

Settare Opere Pubbliche - Servizio Stabili Comunali |

Cell. 3346557346, '

Tel. 0331_.526.-254'Fax. 0331.526.222 e mail: e.bissola@comune.cas_teilanza.:va.it

F.to il responsabile del Procedimento:

Elisa Bissola

Settore O0.PP
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19/07/16

, Sig./Dott.: Gurian Dario
Riferimento per eventuali chiarimenti Cellulare: 349/2831422

e-mail: - gurian@illsa.it

Validita © 90gg. , ' Lbogo di scarico C.ome'da richiesta
-Consegna 45 gg'data ordine Posa ‘in opera Compreéa'
Pagamento : ' anifico 60 gg ’ Ordine minimo - | .€-310,00
Resa Franco destino - IVA Esclusa
Imballaggio Compreso ‘ , Altre condizioni |
Montéggio Com.preso In él!ega’m rimettiarno Offerta
Assemblaggic Compreso Facchinaggio ai piani ‘Compreso
Spese Contfatt_o_ Non Compreso | Scarico ulteriore al primo Compreso

' Per ordini inferiori a € 516,00 iva esclusa - € 77,00+Iva ,
Trasporto . Per ordini da € 516,00 a € 1500,00 iva esclusa €114,00+lva

Per ordini superiori a € 1500,00 iva esclusa  compreso

Note

Nell’augurarci che. la ns. offerta incontri la Vs. approvazione, rimaniamo al piacere di un Vs
ambito ordine e nel contempo, porgiamo chstlntl salutl.

ILLSA s.r.l. - Via Gievanni Bosco, 89 - 21042 Caronno Pertusella (A} Haly.
P. lva 02657670127 - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.CLA A Varese REA 275118
Tel. ++39 02 9655481 — Fax ++38 02 96458452
www.illsa.it info@illsa.it

S



358 /16

Offerta compostada 9 prodotti - Pagina 2

1132NB5BAAA2

Descrizione
Completa

BANCC QUADRG PIANQ IN CONGLOMERATO

‘Dimeansioni

Colore

Note

Prezz
Quaritita

6|
25,00

~T€ 866,25

TOTALE

10040PVE

Descrizione
C leta ~

PUNTALE A CUFFIA D.40 VERDE

Pre

[311¢
{Quantita

100,00

TOTALE € 93,50

1099NWWB -

SOTTOPIANO IN GRIGLIA METALLICA

{PE ;
Quantita -

TOTALE € 133,38

1090NW1B

TGANCIO PORTACARTELLA 1105-1107-1 145

TV GM.030 X032 X 0661

Note

‘Prezzo Unitatio

64

Quantita

25,00 _

TOTALE € 66,00

ILLSA s.1.l. - Via Giové'nni Bosce, 83 - 21042 Caronno Pertuselia (VA Haly
P.lva 02657670127 - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.C.AA. Varese REA 275118
Tel. ++39 02 9655481 — Fax ++39 02 96459452 .

www.illsa.it

info@illsa.it




358 /16
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Descrizicne -
Comp_leta

SEDIA SOVR.POLIP.MARRONE STR. HOSSO

JTOTALE

[ 48125

2102NASBDAAZ

CATTEDRA CON 4 CASSETTI PIANO IN
CONGLOMERATO AVORIO

TOTALE € 582,45

5000NASBBCA1

.. E SPALLIERA IN FAGGIO TUBO @22

. Colore .

POLTRONCINA CON BRACCIOLI FAGGIO SEDUTA

Note

\Quantit?a

3,00

TOTALE [€_7755

a312E

Descrlzmne

ARMADIO METALLICO ANTE SCORREVOLI DA 180

INE CM-180X045X200F

Note

Quarntita

S50 34,0

TOTALE {€ 1153,50

ILLSA s.r.I. - Via Giovanni Bosco, 89 - 21042 Caronno Pertusella (VA) ltaly .
P. lva 02657670127 - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.C.LA.A: Varese REA 275118
Tel. ++39 02 9655481 — Fax ++39 02 96459452

wwaw.illsa.it

info@illsa.it




358 /16

Offerta compostada 9 prodotti - Pagina 4

TRASPORTO -

Descrizione TTRASPORTO

Quant’i’té 1,00

TOTALE____JE€ 114,00
988,75 Kg 3.567,88
10,51 mc 784,83
4.352,81

ILLSA s.r.l. - Via Giovanni Bosco, 82 - 21042 Caronno Fertusella (VA) ltaly
- P.Iva 02657670127 - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.C.LAA. Varese REA 275118
' Tel. ++39 02 9655481 — Fax ++39 02 86452432
www. illsa.it info@illsa.it




