Altegate j_ deterinap J07Ka 21 Dic. 2016

@ COMUNE DI CASTELLANZA
N.Prot.” 0024340/16 Data: 151 2/2016

BRANDUARDI ELDA Ui
:02 CULTURANS

Via Monte Pasubio, 7 Classifica09.02 TRUZIONE{SFORT

20023 CERRQ MAGGIORE (MI) EQ,

Tel. - Fax 0331-514090 IPAic_c139 AQO:c_c138 &

e-mail: info@branduardielda.it
C.F. BERNLDE46S65M176J

P.1. 04323350159

Cerro Maggiore, 14/12/2016

Spett.
Comune di Castellanza
Ufficic Cultura

Oggetto: preventivo targa
Come da richiesta, trasmettiamo offerta per la fomnitura di:

n°02 Targa argento 18x13 modello pergamena gr.70 p ersonaiizzata,

conastuccioinvelluto.......... ..o cad.
n°02 Targa ottone argentato 13x18 modello pergamen a personalizzata,

conastuccio iN VeIULO........cooooviiiii cad.
iVA: esclusa

impianti Compresi

Consegna: da concordare
Validita offerta: 30 gg. data odiema

In attesa di comunicazioni in merito, porgiamo distinti saluti.

€ 172,00

€ 40,00

o Uiy



v

»

Beatrice Di Rago

Da: Premiazioni Branduardi Cerro M. tel 0331/514080 [info@branduardielda.it]
Inviato: mercoledi 14 dicembre 2016 11.52

A: '‘Beatrice Di Rago '

Qggetto: R: richiesta preventivo

Allegati: Castellanza Comune 2016-12-14 targhe argento.pdf

Da: Beatrice Di Rago [maifto:cultura@comune.castellanza.va.it]
Inviato: mercoledi 14 dicembre 2016 10.05

A: 'Premiazioni Branduardi Cerro M. tel 0331/514090'
Oggetto: richiesta preventivo

Ciao Mauro

Si richiede miglior preventivo per 2 targhe solite (forma pergamena} in argento con astuccio da incidere e anche
preventivo versione economica in silver

Grazie

Citta di Castellanza

Beatrice Di Rago

Ufficio Cultura

Viale Rimembranze 4 - 21053 Castellanza (VA)
tel. 0331.526263 - fax 0331.526258

e-mail: cultura@comune.castellanza.va.if




Allegate 2. dctamﬁz&anjozsdei 21 i < 2014

Erotocollo@comune.casteIIanza.va.it

Da: , Beatrice Di Rago <cultura@comune.castellanza.va.it>
Inviato: ; lunedi 12 dicembre 2016 16:59

A: protacollo@comune.castellanza.va.it

Oggetto: I preventivo 10 distintivi argento dorato

Allegati: comune castellanza.doc

Da protocollare grazie

Da: Rob.erto Carati |mailto:r.carati@'|ohn§gn§[I,1'1]
Inviato: lunedi 12 dicembre 2016 16.37

A: cultura@comune.castellanza.va.it
QOggetto: preventivo 10 distintivi argento dorato

Gentilissima Signora Beatrice Di Rago,

in allegato Le trasmetta preventivo per |a fornitura di n 10 distintivi argento dorato smaltato.
Rimanendo a Sua completa disposizione, porgo i piu cordiali saluti.

Roberto Carati.

it én“](ﬁm"m“ﬁ" Jtmi;@ﬁ;hdL

Roberto Carati

Johnson srl _

Via Careno, 8/A " , . ' _

21040 VEDANO OLONA VA

Telefono: 02/35699712 ' \}

Fax: 02/3566987 ' é COMUNE DI CASTELLANZA
N.Prot: 0024104116 Data: 13/12/2016

Ufficio:02 CULTURANSTRUZIONE/SPORT
Classifica08.02

IPA:c_c138  AQQic_c139




Arte Medaglie
Gioielli '

Johnson S.r.l

, M_('E_ an AB-Team company
el b T

Via Antonio Bemocchi, 8/A

25069 VILLA CARCINA (BS)

PIVA/CF. : 06199230480

REA : B§540024

www.johnsonsrl. it

Mail :commerciale@johnsonsrl.it

Sede Produttiva:

Via Careno, 8/A

21040 Vedano Olona (VA)

Tel. ++39 02 3569970

Fax. +139 02 3566987

Vedano Olona, 12 dicembre 2014

Spett.

COMUNE DI CASTELLANZA
Viale Rimembranze, 4
21053 CASIELLANZA VA

cultura@comune.castellanza va.it

In riferimento alla vs. richiesta ci pregiamo sottoporre il ns.
preventivo per la coniazione di distintivi che eseguiremo alle seguenti condizioni:

nr. 10 distintivi argento tit 925/000 dorato da conio n 13807, mm 20x24 circa,
smaltati a n 4 color, senza attaCCo ..o cad € 19.40=

Condizioni:

- i suddetti prezzi si intendorio IVA 22% esclusa.

- Consegna: 30 gg circa dal ricevimento del Vs. ordine.

- Pagamento: 60 gg d f

- Eventuali spese di spedizione sono a Vs. carico. (€ 10,00.=)

Assicuriamo un'accurata esecuzione del lavoro che vorrete affidarci,
restiame in attesa di Vs. decisioni che ci auguriamo favorevoli e porglamo
i nostri mtghon saluti.

Rolerte Carati




