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Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG Z981E6589D
Stato CIG COMUNICATO

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
Fattispecie contrattuale 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneO...  28/04/2017
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Importo € 204,91
FORNITURA GAS METANO E GPL PER
Oggetto AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE

TECNICO — Maggio /Giugno 2017

. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
Procedura di scelta contraente

AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto FORNITURE
CIG accordo quadro -
CUP -

Disposizioni in materia di . . . )
centralizzazione della spesa pubblica Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1

(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG -

! Annulla Comunicazione “ Modifica i

COMO10E/10.119.142.122

© Autoritd Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati
via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460534

Contact Center: 800896936

https://smartcig.anticorruzione. it/ AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneO...  28/04/2017
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Brotocollo@comune.caste!lania.va;it'

Da: - : tecnico@comune.castellanza.va.it

Inviato: " giovedi 27 aprile 2017 12:53 _

A: protocollo@comune.castellanzava.it

Oggetto: I richiesta sconto sul prezzo esposto alla pompa

Da protocollare

Da: mcsirna-|mailto:mcsi[na@greenfuelcomgany.itl
Inviato: mercoledi 26 aprile 2017 15:56
A: tecnico@comune.castellanza.va.it info@biometano.biz

Ce: 'Silvang Ferrarg’ .
Oggetto: R: richiesta sconto sul prezzo esposto alla pompa

Buongiorno,

ringraziandoVi per la preferena accordata, confermiamo lo sconto sino ad ora pratlcato anche per prossimi mesi da
maggio a dicembre 2017.

Cordiali salti

Maria Sima

Biometano srt

Da: tecnico@comune.castellanza.va.it [mailto: tecmg;@ggmune castellanza va.it]
Inviato: mercoledi 26 aprile 2017 11:13

A: info@biometano.biz; mesima@greenfuelcompany.it
" Cc: 'Sitlvano Ferrarg' ) '
Oggetto: richiesta sconto sul prezzo esposto alla pompa

Buongiorno, .
con La presente si chiede cortesemente se effettuerete per i prossimi mesi (a partire da maggio 2017) uno sconto
sul prezzo esposto alla pompa per il metano e per il GPL e in caso positivo la percentuale di scontistica.

Certi di un Vs sicuro riscontro, con Poccasione si porgono distinti saluti.

Comune di Castellanza
UFFICIO TECNICO
SETTORE QOPP. .

é COMUNE DI CASTELLANZA
N.Prof.. 0008421/17 Data: 280412017
Ufficio: 13 LAVORY PUBBLICI

Classifica06.04

IPAc_c139 AOO©C cldn . .-
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tecnico@comuria.castallanza,ve.it

Da: o \ Blometano <info@biometano.biz> o :
Inviato: , vanerdl 19 febbraia 2016 12:08 . ‘ o
A ; " Cioce Luca - LLPP. Comure di Castellanza . -
- Ge L . tecnico@comune.castelianzavalt . - ‘
. Qggetto: ', RelR:CIGT" Bimestre 2016 : :
Buonglorno,

Vi conférmiama che | pagamento defle fatture potra essere regolato con fapplicazlone delfa regola gé_hemle, 2
mezzo bonifica bancaria, con scadenza a 30 giorni data fattura, E = C :

Cordlaii séluti,
_ DomenicoConte .. L ' o S -

Ampinistroore Unico
Biometano S.r.f.

- 1115/02/2016 (%37, Croce Luca- LL.PP. Comurie di Castellanza ha scritto:
. Buongiorng, T ' - o . o : ;
ringraziando par Folferta proposta, si infarma che i pagamento delfle fatiurs viene diregola effeftuato . .
2 60 glornt data ricevimento secando Il regolamento dl contabilith, salvo applicazione delia regola -
generale di pagamento & 30 glomi, con bonifica bancario & segLilo ricevimento falturazione
eletironica. C o _ '
Non & comprensiblle in{a! sense la Vostra specifica "con rimessa diretta”. .
Attendiamo riscontro al fine dl provvedere allimmediata assunzione dl impegno,di spesa per il
" periodo da marzo p.v.. C Co e : : '
Cordiali saluti. AP _
IL RESP. SERVIZIO DI 8TAFF -
SETTORE OPERE PUBBLICHE . . :
- .- Geom. Luca Croce . o : . . :
tel. 0331.526289 | L S
" eeMessaggio originale-<-—- .
. Da: Biometano [mailp;info@biometano.biz]
Inviate: glovedi 18 febbralo 2016 17.54 -
. Az tecnico@comupe castellanza.va.t
Oggetio: R CIG I° Bimestre 2016

Buonasera Arch. Salvemini,

ld presente percomunicarie che a far data dall 1 mgirzo 2014,
-nell‘impossibiiiy dl confinuare a praficare guanta accordato con

email del 25 giugno 2014 dal precederie amminisiratore.ing.

Francesco Giannell, le condidoni a Vol riservate scranno le seguenti:

<I-[if supportlists}->  GPL sconfo 2% rispetio al prezzo praticato
ol pornpasi-fendif]-> - T |
. <I-Jif Isupportlists]->  METANQO sconfo 2% rispetio ol prezzo
praficoto alig pormpaci-fendif}--> -

. lpagamento delia fatturs dovrd essere regofato, a mezzo bonifico
: bancario, con fiméssa direfta. ) )

- http://w2008—arphi}ioq.cast'ellanza‘.va.ip’Axchiﬂo_wWeb//sWebNethardf?review/chu... 29/03/2017 -
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Nef'aftesa di Suo dscontro porgo:

Cordiall saluli,

Domanice Confe -
Amministrotore Unico :
Blomelano Sir.l,

~

http://W2008-archidbc.;as.tellania.va—.it/ArchiﬂowWeb//sWebNet/Card/PrevieW]jpcu... ! 29:{03/201_7 o
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' pmtocollo@comune.caslellanza.va 7

Da: L ‘tccnico@camune castellanza vatt

Inviato: - ' venerdl 24 febbraio 2017 08:58

A - © protocolio@comung.castellanzava it

Oggette: " E richlests sconto su prezzo espostu alla pompa
" Daprotocollare |

ba: Claudio {mamo mutanoautulegqano@uhcen]
Inviato: giovedi 23 febbrafo 2017 16:28.
Ar tecnico@comine «castelfanza, va.it

- Oggette: R:ﬂchles:a stonto'su prazzo esposto alta pmnpa o [ L ) .'_\'.
) auonglcme 7 . -
Perimporti di queste entlta non pratlchlama nessun tnpo dxsconto. a3 . ) oo Y
_',-'Disﬁnuﬁmp_ - M - o GOMUNE DI GASTELLANZA
‘ . N Brat: 000381947 Dat 241022017
‘ - . . : | Ufielo43 LAVORI BUBBLIGT -
© Metano Legnano she .. T C L Classtficatadd : %D’ :
_* iiResponsabile” ' S T . AnG: - -
i : L . PAG_e139 ADQ, 51989 L
R © Claudin Cirignano - . ‘?A el .
D¢ pecrico@comune castellanzava.t [mailtorecnico@edmiune castellinza.va.t '
Imiato.gmvediisfebbram 2017 11:53 T T
A: ‘Claudio’ -
Cc ‘Silvano Ferrarg'

S Oggetloe R richiesta scorito su preuo esposto alla pompa

- Buongioma, :
indicativamente j 58 mezi hanno an comurnu di metano anntio che si aggira | mto:'no 2l €1 00‘3,00-1200 00.

Inattesa di un Vs genhle nscontro, con Yoccasione porg:amo dusmt: saiutl.

. Comune diCastellanza -~ . T T
Ufficlo Teenico-00.PP:. o o ,

Dt Claudlo |Itu etagoautole alice.
Inviate; gioved) 23 fsbbiraio 2017 11.38 . )
A: tecnico@comynecestalisnzayall ' g
Oggette. R; richiesta sconto su prezzo esposto alla pompa

Buonglomo, o R : _ : B
: Nond& nostrs abltudine applicare sconti alla pompa, salva il consaimo di grossi quantitativi di metano.
 Distinti seluti. - o . i '

‘Metano Legnano S.n.C -’ . .

fl Responsabile

. Claudio Cirignana, - L

http://wzoos-a_mhidoc',eastéllagza.anit/Archiﬂpreb//sWebNé_tjc:ardzér_eview/n_ocu... 29/03/2017




Da: :egu@.&mynumnﬂmamk Lmnmsz.m:s_@.m_ng,«;mﬁlamm

Inviato: gioved 23 febbralo 2017 11:28

A: metancautalegnano@allcelt : o
Ce: 'Gilvany Ferraro’ o "

Dggetto: richiesta sconlo S prezzo osposto alta pompa

‘At curtesé atenzione del slg. Claudio CIrigna_no

i auangmmo, o
con La presente sichiede 'se nffattuate uno sounio sul prezzo espasto alla pompa p&r it me:ano ein casn positive la
_percentuale di scontistica.
Certl diun Vs sleuro nsconf:o, on I'occasione si porgonn dsstmti safutl.
";:umunedmastexlanza o - N . g :
Ufficlo Tecnlco:00.PP, - — : - L B
" Messun virus el messaggio. i
Controifato da AVG - wwyw avg.com

Versions: 2016 Q. ?998 ! Databese dei virus; 4?56/ 1 4995 Data di nlabcio 23102.(2017
Nessui virus nel messaggio.’ ‘

‘Controllaio da AVG - wwwavgcom
'Versmne‘ 2016.0. ’?998 ! Databasc dei virus: 475GJ 14006 - Data d1 nlascm' 231’824’201?

http //w2008-arch1doc caste]lanza va. 1thrch1ﬂowWeb//sWebNet/Card/Prevmw/Docu 29/03/2017

A . Pagina 9di 13 |




