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Spett. le
Comune di Castellanza
Ufficio Tecnico

21053 CASTELLANZA (VA)
Ns. Prev. Prot. N° EN.03

Alla cortese attenzione Gabriele Verga

Cell. : 335.772.59.95
tecnico@comune.castellanza.va.it

Bologna, 03.02.2015

OGGETTO: PREVENTIVO A SEGUITO VS, RICHIESTA a % e-mail

CLORURQ DI SODIO (SALE MARINO NATURALE LAVATQO), CALIBRATO uso anti-gelo CON
ANTIAMMASSANTE:

[ EFFETTO FINO A -1°_|

- SFUSOQ, in carichi completi da Q.li 300 circa:

Al Q.le Euro 7.90 + IVA, franco Vs. magazzino.

TEMPI DI CONSEGNA: 6/8 gg. lavorativi dalla data ordine. Salvo impercorribilita stradale per
cause di forza maggiore, calamita atmosferiche ¢ abbondanti nevicate,
contingentazioni d’autorita, sciopeti, esaurimento scorte dai mercati
nazionali, ecc......
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tecnico@comune.castellanza.va.it

Da: Gruppo Sovema - Giuditta Panni [giuditta. panni@grupposovema.com]
Inviato: martedi 3 febbraio 2015 11.01

A: tecnico@comune.castelianza.va.it

Oggetto: Offerta nr. 519415

Priorita: Alta

Allegati: offerta S 19-15fg - Comune di Castellanza - Castelianza (VA) -.pdf

Come da Vs. gradita richiesta in allegato trasmettiamo copia dell’offerta nr. 519/15 relativa alla fornitura di
sale da disgelo per uso stradale presso Vs. deposito di Castellanza (VA).

Sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione in merito, cogliamo l'occasione per
porgere cordiali saluti.

Giuditta Panni
Gruppo Sovema divisione inerti s.r.l.
Via Maria Montessori, 14 é COMUNE DI CASTELLANZA
25030 Lograto (BS) N.Prot 2141/20%5 Data: 03/02/2015
“Italy- Ufficio:13 LAVORI PUBBLICI

Copia A:
WWW.Erupposovema.com
Tel. +39 030 9048015 Aflegati. NO %@—
Fax +39 030 9048025
info@grupposovema.com

giuditta. panni@grupposovema.com
Orario Uffici. da LUN a VEN 8:00 - 12:00 ; 14:00 - 18:00 .

Le informazioni contenute nella presente comunicazione ed i relativi allegati sono riservati e sono destinati
esclusivamente alle persons o alla societa intestatarie. La diffusione, distribuzione ©/0 copiatura del documento
trasmesso da parie di qualsiasi soggetto diverso dal destinalario & proibita ai sensi dell’ ant. 616 ¢.p., e del D.Lgs.
196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo pertanto di distruggerio e di informarci
immediatamente per telefono alfo +3% 030.9048015 o inviandoci un messaggio all’ indirizzo: info@arupposovema.com,

www.grupposovema.com

DIVISIONE INER

03/02/2015




www.grupposovema.com

Gruppo Sovema divisione inerti s.r.1.
Via M. Montessori, 14
25030-Lograto (BS)

Tel. r.a. 030 9048015

Fax 0309048025

e-mail: info@grupposovema.com

WWW.grupposovema.com DIVISIONE INER

Spett.le

Comune di Castellanza
Via Rimembranze, 4
21053 — Castellanza (VA)
Tel. 0331/ 526111

Fax. 03317501049

Alla ¢.a. Sig, Gabriele Verga

tecnico@comune.castellanza.va.it

Lograto, 03/02/2015
Oggetto: offerta materiale inerte.
Ns.Rif.: offerta S 19-15.fg

Con la presente, come da Vs, gradita richiesta, siamo a comunicarVi ns migliore offerta per la Fornitura di
materiale inerte presso Vs. deposito di Castellanza (VA):

. Prezzo materiale reso F.co Vs. deposito ‘.

(
| Materiale | di Castellanza (VA)
' Saie Marino”lavato” s...fuso (coﬁ anti—impaccénte) per- | € 90,00 a ton-+ ivaa. 22% |
) uso siradalg _ per caric_l:i completi di circa 30 ton. ]
Validita offerta: per ordini co i entro il 06 febbraig 2015 — Tempi consegna: 3-4 gg lavorativi.
Modalita di Pagamento: Bonifico Bancario 60gg fm.
Partita Iva: Codice Fiscale:
Banca d'appoggio: ' Agenzia di:

Codice IBAN:

Eventuali contestazioni su vizi del materiale fomite dovranno essere effetmate immediatamente aflo scarico , riportate sul DDT relativo ¢ comunicate a mezzo fax o
mail alla ns. sede, diversamente il materiale verra considerato comunque idoneo alia fornitura.

Si prega di rispedire la presente timbrata e controfirmata per accettazione al seguente n° di fax 030/9048025.

L'offerta si considereri accettata all'ztio della prima fornitura.
Distinti Saluti.
Per Accettazione
(Timbro e Firma)

Le informazioni contenute nefla presente comunieazione ed i relativi allegati sono riservati e sono destinati esclusivamente alla persone o alla socetd intestatanie. La
difiusione, distribuzione efo copiatura del documenta imsmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario & proibita ai sensi dell’ at. 616 cp., € del D.Lgs.
19612003, Se avate ricevuto guesto messaggic per emore, vi preghiamo pertanto di distruggedc e di informarg immediatamente per lelefono alo +39 030.9048015 o
imiandpei un messaggio 2l indirizzo: info@qrypposevema.com
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tecnico@comune.castellanza.va.it

Da: Imarzoli [imarzoli@imarzolisrl.it]
Inviato: mercoledi 4 febbraio 2015 15.45
A: tecnico@comune.castellanza.va.it

Oggetto: Re: |: sale per disgelo stradale

Buongiorno,

come da telefonata intercorsa, informo che la nostra azienda vende sale salgemma proveniente da
miniera, pill asciutto e con una resa maggiore, di conseguenza il prezzo & piu alto rispetto al comune
sale marino.

Per quanto riguarda i portali, siamo iscritti sia al Sintel che al Mepa, su Mepa ci trovate nella sezione
PROMAS 114 - FERRAMENTA, qui troverete il listino prezzi comprensivo di trasporto.

Per la consegna, abbiamo gia la disponibilita di consegnare domani, dopo vostra conferma.

Cordiali saluti
Chiara

GOMUNE DI CASTELLANZA

' R \ prot 2312015 Data 0410212015
I MARZOLI SRL Ufficio:13 LAVORI pPUBBLICI

Sede Legale: VIA DOVESE 13 Copia A 8@\
Sede operativa: VIA CAVOUR, 108 Z.1.

21051 ARCISATE (VA) atlegatt; NO

TEL 0332 471031

FAX 0332 850010

Web: www.imarzoli.com

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono,
comunque, destinate esclusivamente ai destinatari sopraindicati. La diffusicne, distribuzione /o copiatura del
documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario € proibita, sia ai sensi dell'art.
616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo
di distruggerlo e di informard immediatamente inviando un messaggio all'indirizzo e-mail: info@imarzoli.com

The information in this e-mailand any attachmentswith it,is confidential and may also be legally privileged. It
is intended for the addressee only. Access to this e-mail by anyone else is unauthorised. It is not to be relied
upon by any person other than the addressee, except with our prior written approval. If no such approval is
given, we will not accept any liability arising from any third party acting, or refraining from acting on such
information. Unauthorised recipients are required to maintain confidentiality. If you have received this e-mail
in error please destroy any copies and delete it from your computer system, then inform us
immediatelysending a message to: info@imarzoli.com

————— Messaggio Originale --—-

Da: tecnico@comune.castellanza.va.it
A: imarzoli@imarzolisrl.it

Data: 04/02/15 13:54

Oggetto: 1. sale per disgelo stradale

04/02/2015
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Da: tecnico@comune.castellanza.va.it [mailto:tecnico@comune.castellanza.va.it]
Inviato: martedi 3 febbraio 2015 10.18

A: 'info@imarzoli.com’
Oggetto: sale per disgelo stradale

Si chiede preventivo per fornitura di sale disgelo stradale sfuso circa 30 tonnellate.(1 BILICQ) da
consegnare presso ns. magazzino comunale in viale Piemonte a Castellanza.
Si comunica inoltre che il pagamento sara a 60 gg dalla data di presentazione della fattura.

Grazie

Gabriele Verga (3357725995)

04/02/2015
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