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Allegato % determina n.f026 det Oox PiLc . 201 £

Da: Silvano Ferraro <silvano.ferraro@comune.castellanza.va.it> .
A protocollo@comune.castellanza.va.it
Data: .Gio, nov 10, 2016, 10:36

' Oggetto:

1: 103629: Richlesta nominativi assistenza per mtervento presso gruppo elettrogeno di vs produzione -
Comune di castellanza provincia di VARESE

Allegato senza titolo 00128.jpg, AIIegato senza titolo 00131.jpg, Allegato senza titolo_ 00134.jpg,

Allegati: 3791_0001.pdf

- Chiedo se potete protocollare il documento

Grazie Silvano

1di3

Da: Michele Casarin [mailto:MCasarin@MarelliMotori.com]

-Inviato: giovedi 10 novembre 2016 09:29

A: silvano ferraro@comune.castellanza.va.it

- Oggetto: 103629 Richiesta nominativi assistenza per intervento presso gruppo elettrogeno divs

produzione - Comune di castellanza provincia di VARESE

Buongiorno Sig. Ferraro,

- Passiamo intervenire direttamente noi di Marelli Motori dalla nostra sede principare di
~Arzignano (VI). Abblamo una squadra di tecnici che effettuano questo tipo di interventi in
© tutta Italia..

Per I'attivita richiesta la quotazione & la seguente:

Attivita in sito del nostro tecnico con sostituzione delle parti indicate e verifica stato
generatore con analisi elettrica e settaggio nuovo regolatore:

_ 990_€+I\fA, inclusa 1 gg del tecnico, vitto e viaggio

Per I ricambi nchlest: il nostro tecnico se i puo portare durante [’ intervento e sono 1

-seguenti:
SM16FA655A REGOLATORE DI TENS. MARKY . 310,00€
SM16FAG48B GR. RADDR!ZZATORE MIB 160/200 7 234,00 €
‘Totale intervento (con arrotondamento): 1.500€+IVA
: , L @ COMUNE DI CASTELLANZA
‘ : S;’“’\_ 21657/2016 Data: 1011112016
Condizioni pagamento: Anticipato. : cg;j;"A” LAVORI PUBBLIC|
‘Modalita pagamento: bonifico bancario
: Allegat;.: S)
- IBAN Marelli: T 27 H 05728 60121 138570005470 ) - B
- Indirizzo Banca:  BANCA POPOLARE DI VICENZA - Ag. Arzignano ' ' ‘ ' ' j?/
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- Tempi di esecuzione: dopo 2/3 gg da ricezione pagamento.
+ Mi faccia sapere se intende procedere.

Grazie, buona giornata.

MarelliMotori125°

Inspired soktions

Michele Casarin ‘
Services Sales & Marketing
Marelli Motori

MCasarin@MarelliMotori.com

| Tel: +39 0444 479733
.| Fax: +39 0444 479757

| Visit www.Mare_lIiMotori.com

Marelli Motori S.p.A.

Via Sabbionara, 1 -

36071 Arzignano (V1) - Raly
VAT 08229580967

ADIPEC iyl

ﬁ/m 7-10 November 2016

Join us at ADIPEC 2016
Booth 1412
7 - 10 November 2016, Abu Dhabi, UAE

| This e-mail and any attachments are confidential and may contain legally privileged information. If
you are not the intended rec'ipient, any use, disclosure aor copying of this e-mail is unauthorised. If -
you have received this e-mail in error, please telephone the above number.

----- Inoltrato da Valentino Menin/MARELLI MOTORI S.p.A. il 10/11/2016 08:38 -----

] Da: "Silvano Ferraro™ <silvano.ferraro@comune.castellanza.va.it>
Per: <service@MarelliMotori.com>
Data: 09/11/2016 19:44
Oggetto: Richiesta nominativi assistenza per intervento presso gruppo elettrogeno di vs _'
produzione - Comune di castellanza provincia di VARESE :
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Buora sera con la presente :

sono a chiederVi i riferimenti per effettuare I'assistenza inerente un gruppe elettrogeno di Vs produzione
sito in territorio di Casteltanza provincia di Varese. '

Alternatore - - Tipo M&B 200 MB4

Codice M3B2042L010M0O

Potenza _

KVAG3 400V 91A

"l kva63 220V 165A

KVAT76 450V 975A

KVAS7 400V 97A
KvA 67 220V 176A

Installato da parte di FNM in un sottopasso stradale e poi ceduto al Comune di Castellanza.

La precedente gestione & stata fatta da una societa di servizi del comune ora & in gestione al comune e si devono effettuare alcuni
interventi di manutenzione. :

Si rende necessario sostituire la scheda dei regolatore d| tensione :

E la ruota porta diodi montata sul retore avendo riscontrato che due diodi sono stati dannegglah probabllmente a causa di un

“fulmine.

Chiedo se possibile oftre ad un Vs rlfenmento per ditte che effettuano I aSSIStenza delle vostre macchine anche un preventivo sui
pezzi di ricambio sopramtatn
Soprattutto le specnﬁche della scheda del regolatore di tensione posizionata nella scatola di mblagglo sul gruppo generatore.

In attesa di un Vs riscontro porgo cordiali saluti
Arch, Silvano Ferraro :

Tel 03317526264
Cell 335/7725993

(Vedere file allegato:3791_0001.pdf)
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