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Oggetto: Affidamento dei servizi tecnici e realizzazione per la costruzione di un nuovo lotto di
loculi pressa il cimitero comunale. ,

| Egregio Arch. Ferraro, |
richiamato quanto in oggetto, le comunico che condividiamo i contenuti della bozza di |

convenzione allegata alla mail de! 01/12/17.
In merito alle spese tecniche per la relizzazione dell’opers, il nostro preventivo & pari a 20.087,41 €

{IVA e spese comprese), come meglio dettagliato nell’allegato alla presente.
| Uimporto indicato comprendera lo svolgimento delle seguenti attivita:

- Progettazione definitiva/esecutiva {architettonica e strutturale);
- Direzione Lavori {architettonica e strutturale);

- Collaudo;
- Coordinamentio della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva.

"importo indicato non comprende I'esecuzione dlle prove penetrometriche per la classificazione |
geologica del terreno. 1

Distinti saluti. _ ‘
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CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.

Costruzione nuove lotte di loculi presso Cimitero di Castellanza

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

ELENCO IMPORTO
Euro
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA B
DIREZIONE DEI LAVORI
COORDINAMENTQ DELLA SICUREZZA
€ 19.957,71
SCONTO -€ 4.989 43
SPESE GENERALI € 1.496,83
LV.A, 22% € 3.622,32
ACCANTONAMENTO
TOTALE £ 20.087,41




e.bissépla @comune.castellanza.va.it

-
Da: Silvano Ferraro <silvano.ferraro@comune.castellanza.va.it>
Inviato: mercoledi 6 dicembre 2017 18:09
A: ; e.bissola@comune.castellanza.va.it; cbagatti@comune.castellanza.va.it
Oggetﬂo: I: CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI E REALIZZAZIONE PER
' LA COSTRUZIONEDI UN NUOVQO LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO

COMUNALE

Vi allego risposta di CSP in merito disponibilita per assunzione incarico progettazione e realizzazione Cimitero
Comunale
Silvano

-...Da: Presidenza [mailto:presidenza@cspcastellanza.it]
Inviato: mercoledi 6 dicembre 2017 17:31
A: Stefano Pozzi; Alessandro Genoni
Cc: Paolo Ramolini; Silvano Ferraro
Oggetto: R: CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI E REALIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONEDI
UN NUP\/O LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERC COMUNALE
\
L’arch Ferraro mi ha detto che I'importo & di 20.000 euro esatti. Le confermo tale importo .Va bene cosi. Pertanto
mettetelo pure in convenzione.
Grazie

Da: Prejsidenza

Inviato: venerdi 1 dicembre 2017 16:22

A: Stefano Pozzi <pozzi@cspcastellanza.it>; Alessandro Genoni <gencni@cspcastellanza.it>

Oggetto: I: CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DE! SERVIZI TECNICI E REALIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONED! UN
NUOVO LOTTO DI LOCULI PRESSQ L CIMITERO COMUNALE

Da: Silvano Ferraro [mailto:silvano.ferraro@comune.castellanza.va.it]

Inviatoi: venerdi 1 dicembre 2017 12:55

A: Paolo Ramolini <ramolini@cspcastellanza.it>

Ce: Presidenza <presidenza@cspcastellanza.it>; mirella.cerini@comune.castellanza.va.it;
e.bissola@comune.castellanza.va.it

Oggetto: |: CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNIC| E REALIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONED! UN
NUOVCE) LOTTO DI LOCULI PRESSO 1L CIMITERO COMUNALE

Buon giorne,

richiamfata la mail inviata lo scorso 06 novembre, ed il vs. assenso verbalizzato per progettare ed eseguire I'opera in
oggetto; :

con la presente si invia una bozza di convenzione per disciplinare I'affidamento dei servizi tecnici e I'esecuzione dei
lavori,

Si fa presente inoltre che le spese di realizzazione dell’opera sono a carico del bilancio 2018 per un importo di €
120.000,00, mentre le spese tecniche sono a carico del bilancio 2017, per un importo di € 20.000,00. A tal fine si
allega computo metrico e quadro economico del progetto di fattibilita tecnico economica.

Tale bozza di convenzione deve essere condivisa tra le parti ed essere allegata alla deliberazione di GC che approva il
progetto di fattibilita tecnico economica documento che deve essere approvato entro il mese di dicembre, pertanto




i si chiede di dare riscontro alla presente e di inviare un preventivo per le spese tecniche necessarie a redtizzare
'opera entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della presente. ‘

Cordiali sajuti
Silvano Ferrarc




