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Lorella Rolandi

Da: Annalisa <annalisa@otticapisani.com>

Inviato: venerdi 22 gennaio 2016 10:17

A: Irolandi@comune.castellanza.va.it; polizia.municipale@comune.castellanza.va.it
Oggetto: preventivo anno 2016

Buongiorno,
a seguito di vostra richiesta sono lieta di confermare anche per I'anno 2016 lo stesso preventivo degli scorsi anni e
guindi nel dettaglio:

* stampe fotografiche 0.39 cad.

*  sviluppo negativo 3.20 cad.

o Pellicole 400 ASA 36 pose 5.10

e Pile varie 6.00
Memory card 4GB 10.00

¢ Memorycard 8 GB 18.00

(prezzi iva inclusa).

I miei pil cordiali saluti. _
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Lorella Rolandi

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Priorita:

Buonasera,

con la presente si richiede Vs. miglior offerta per affidamento servizi fotografici per I'anno 2016.

Lorella Rolandi <Irolandi@comune.castellanza.va.it>
giovedi 21 gennaio 2016 18:05
'info@otticapisani.com’

PER ANNALISA: Richiesta preventivo

Alta

Ringraziando per la fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Ag. Sc. Rolandi Lorella




AVCP - Smart CIG

- CIG

Stato

. Fattispecie

' contrattuale

- Importo

Oggetto

. Procedura di scelta
. contraente

- Oggetto principale
- del contratto
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Z88182883A
CIG COMUNICATO

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX
ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

€204,92
AFFIDAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

SERVIZI

- CIG accordo quadro -

- CUP

https://smartcig.avep.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?c...  22/01/2016





