Ente Concerii Castello di Belveglio
enfe morale

Allegato ’L determina nH&o%k del 09-( {o \ R

25 luglio, 2018

Spett. Comune di Castellanza
Ufhcio Culrura

Alla cortese attenzione della Dott.ssa Beatrice Di Rago
OGGETTO: Festival Organistico 2018

Con la presente la sottoscritta legale rappresentante dellEnte Concertt Castello di Belveglio,

codice fiscale 82004280051, chiede Euro 700,00 (settecento/00) quale contributo alle spese det
concerto che si terra il 7 Ottobre. Si precisa che tale contributo, di cui si elenca preventivo

di spese, NON é soggetto all'lVA in base al DPR 633 Art. 2 e 3 del 29/10/97 é esente della ritenuta
d’acconto IRPEF (DPR 600/73 art. 28), e non é soggetta alla ritenuta fiscale dei 4% in guanto
FEnte non esercita commercio, e tale somma é destinata esclusivamente ai fini istituzionali.

5i prega di effettuare bonifico :
Ente Concerti Castello di Belveglio presso la Cassa di Risparmio di Asti, Agenzia di Mombercelli,
IBAN IT7410608547430000000020410

Ringraziando per la collaborazione, porgo i piu cordiali saluti-
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Prof.ssa Marlaena Kessick.
Legale Rappresentante
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Ente Concerti Castello di Belveglio
v. Mazzini 9, 14040 Belveglio (AT)
(0039) 0141 855867



Ente Concerti Castello di Belveglio
enie morale

PREVENTIVO RIPARTIZIONE SPESE
CASTELLANZA
FESTIVAL ORGANISTICO DELLA VALLE OLONA
2018

Compensi organista Eurc 540
Tipografia 160

TOTALE Euro 700,00
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Beatrice Di Rago <cultura@comune castellanza.va.it>

Da:

Inviato: giovedi 26 luglio 2018 13:04

A: protocollo@comune.castellanza.va.it
Oggetto: I Festival Organistico

Allegati: Castellanza 2018.pdf; Castellanza 2018 p. 2.pdf

Da: mkessick@libero.it [mailto:mkessick@libero.it]
Inviato: giovedi 26 luglio 2018 12.50

A: cultura@comune.castellanza.va.it

Oggetto: Festival Organistico

In allegato ns. richiesta Festival Organistico 2018 con dettaglio spese.

Ringraziando della collaborazione, invio cordiali saluti. Marlaena Kessick, Ente Concerti Cstello di

Belveglio



