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International Book Service
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International Subscription Service
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Agence Internationale d’Abonnements 21053 CASTELLANZA VA
PREVENTIVO N. DEL

*  COMUNE DI CASTELLANZA
15384 27.11.17 ‘
N.Prot. 0023884117 Data: 29/11/2017

Ufficio:08 TRIBUTYECONOMATO

Classifica04.13
BYAY

[PAc_c138 AQQ:c_c139

Zbbonamenti intestati a:
CITTZA' DI CASTELLANZA
ANAGRAFED

2 151340 I Servizi Demografici

3 285278 I Servizli Funerxari
Postale solo rivista

4 186060 Lo Stato Civile Italiano R 1 annc 271,00

1 anno 308,00
anno 138,00

el
[

Abbonamenti ilntestati a:
CTTTA! NT CASTRTLLANZA
VIGILANZA

5 151290 Tl Vigiie Urbano R 1L anno 265,00

Abbonamenti intestati a:
CITTA' DI CASTELLANZA
CULTURA

6 151790 - Bambini R 1 anno €5,00

Abbonamenti intestati a:
CITTA' DI CASTHELLANZA
SERVIZI SOCIALI

3 291633 Laverc sociale R 1 anno 81,00

SEGUE
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Sede Legale e Operativa: Via G. Amendola, 12 # 40121 Bologna e ltalia
Tel. 051.588.07.18 (r.a.) »Fax 051.627.26.63
e-mail: diaframma@pobox.com

Libreria Commissionaria Internazionale
International Book Service

internationale Kommissionsbuchhandlung
Librairie Commissionaire internationale

Agenzia Imternazionale di Abbonamentf

International Subscription Service PAG. 2 530876
Internationaler Abonnementsveririeb

Agence Internationale d’Abonnements

igtituzioni

9 291633 Lavoro soclale R 1 annoc 81,00
istituzmicni

10 151823 Prospettive Sociali e Sanitarie R 1 anno 88,00
istituzioni

11 151823 Prospettive Sociali e Sanitarie R 1 anno 98,00

istituzioni

TOTALE EUROC ....... 1.405,00

IVA corrisposta dall'editore con le modalita'
previste dallfart. 74 lettera C del DPR 26/10/72
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ts‘ibuti@comune.castellanza.va.it

Da: Giancarlo Garozzo [garozzo.giancarlo@diaframmalib.it]
~ Inviato: lunedi 27 novembre 2017 12.04
A: tributi@comune.castellanza.va.it
Oggetto: Diaframma Srl - 530976 Comune Castellanza - Preventivo 15384 del 271117
Allegati: 530076 Comune Castellanza 15384 271117 .pdf
Priorita: Alta

Buon giorno Sig.ra Moreni
In allegato il preventivo 15384 del 271117.
Condizioni commerciali e amministrative:
1} eventuale modifica e/o poi comungue vostra approvazione scritta del preventivo con numero e data determina gia
esecutiva, CiG e CUU.
2) vostra trasmissione di modulistica per fa tracciabilitd (in formato word) o vostra accettazione della nostra
modulistica.
3) emissione della fattura da parte nostra con invio del file elettronico secondo procedura e a mezzo mail di una
copia di “cortesia” in pdf.
4) vostro pagamento.
5} al ricevimento del vostro pagamento provvederemo ad ordinare/pagare gli abbonamenti ai rispettivi editori.
Cordiali saluti.

P.s. prima di lanciare una RdO su Sintel dovete, tassativamente, interpellare il nostro Rag. Luca Garozzo.

Garozzo Giancarlo

Diaframma Srl

Libreria Commissionaria Internazionale
Via G. Amendola, 12

40121 Bologna  Bo

Tel. 0039 051.5880718

P.iWA e C.F. 02246230375

----- Messaggio originale-----

Da: tributi@comune.castellanza.va.it [mailto:tributi@comune.castellanza.va.it]

Inviato: giovedi 23 novembre 2017 11:56

A: Giancarlo Garozzo <garozzo.giancarlo@diaframmalib.it>; diaframma@ pobox.com
Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO ABBONAMENTI ANNO 2018 - COMUNE DI CASTELLANZA
Priorita: Alta

Buongiorno,

con la presente si richiede, per procedere al relativo impegno di spesa, Vs.

preventivo per il rinnova degli abbonamenti anno 2018 come da elenco aliegato.

A disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e/o integrazione, rimaniamo in attesa di un Vs. riscontro.
Ringrazio e cordialmente saluto.

Anna Moreni

g-mail tributi@comune.castellanza.va.it
e-mail amoreni@comune.castellanza.va.it
Tel. 0331526233 Fax 0331526286
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