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Uff. Servizi Sociali Comune di Castellanza

Da: Gazzardi Antonella [Antonelia.Gazzardi@cgil.Iombardia.it]
Inviato: venerdi 3 gennaio 2014 15.18

A: serv.sociali@comune.castellanza.va.it

Oggetto: |: CONVENZIONE BONUS 2014

Buon giorno,

con il rinnovo della convenzione per le pratiche di bonus gas ed energia abbiamo chiesto un compenso di €
5,00, tenendo conto del fatto che il precedente compenso di € 2,50 era stato definito nel 2009 e mai adeguato
negli anni successivi.

Inoltre, 'adeguamento & reso necessario dalle recenti evoluzioni del quadro normativo alfinterno del quale operiamo,
che hanno comportato un incremento dei costi e degli oneri sostenuti dalla nostra Societa.

Distinti saluti.

p. il CSF Varese-l.egnano
I'amministratore
Ugo Beretti

Da: Uff. Servizi Sodiali Comune di Castellanza [mailto:serv.sociali@comune.castellanza.va.it]
Inviato: venerdi 13 dicembre 2013 08:36

A: Cortesi Rosaria

Cc: Rusdillo Giusy

Oggetto: R CONVENZIONE BONUS 2014

In merito alla fattura relativa al 2013 si informa che dovete indicare i seguenti dati e consegnarla all'ufficio ragioneria: deliberazione
G.C. n. 6 del 10.01.2013.

Per quanto concerne il rinnovo per il 2014 abbiamo constatato che il costo del servizio passa da € 2,50+iva a € 5,00+iva;
vogliate cortesemente indicarne la motivazione.

Cordiali saluti.

Ufficio Servizi Sociali é COMUNE DI CASTELLANZA
-----Messaggio originale----- N ProtT 131/2014 Data: 20/01/2014
Da: Cortesi Rosaria [mailto:Rosaria.Cortesi@cgil.lombardia.it] Ufficio:1 ) POLITICHE SOCIAL!
Inviato: mercoledi 4 dicembre 2013 11.49 Copia A
A: Comune Di Castellanza (serv.sociali@comune.castellanza.va.it)
Oggetto: CONVENZIONE BONUS 2014 Aliegati NG
Buongiorno

in allegato invio la documentazione per il rinnovo della convenzione per il 2014 per le pratiche di bonus gas ed energia.
Chiedo cortesemente di rinviare il modulo di rinnovo compilato entro il mese di dicembre in modo da poter continuare l'attivita
di elabarazione delle pratiche gia a partire da gennaio senza interruzioni.

La convenzione sottoscritta dal vostro responsabile potra essere inoltrata successivamente.

Dovendo procedere all'emissione della fattura per le pratiche del 2013 chiedo di comunicare al nostro ufficio amministrazione
{email giusy.ruscillo@ggiI.Iombardia.it) a quale ufficio deve essere inviata la fattura (indirizzo email e referente) e di quale
documentazione avete bisogno, oltre alla fattura, per il pagamento (durc...) il tutto al fine di evitare inutili complicazioni.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e in attesa di un vostro positivo riscontro porgo cordiali saluti

Rosaria Cortesi
Csf Varese-Legnano Srl
convenzionato con if Caaf Cgil Lornbardia Srl

tel 0331/637199int. 3
fax 0331/637391
a-mall: rosaria.cortesi@cgil. lombardia.it

NUOVI RECAPITI DAL 13 GENNAIO 2014

TEL 0331/652530
FAX 0331/652532
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